
Betreff: RE: Gesuch um Einsicht in Akten bezüglich Zahlungen Elsevier, Springer und Wiley
Von: Good Martin <Martin.Good@fr.ch>
Datum: 01.07.14 15:54
An: Christian Gutknecht <christian.gutknecht@bluewin.ch>

Sehr geehrter Herr Gutknecht,

Grundsätzlich kann ich Ihr Anliegen gut verstehen.

Soweit im Rahmen des Konsortiums Vertraulichkeitsklauseln akzeptiert wurden (bzw. 
werden mussten), gelten diese auch für die Kantons- und Universitätsbibliothek 
Freiburg. Verträge sind einzuhalten. Aus diesem Grund kann ich Ihnen in der Sache 
keine Auskunft geben.

Hingegen bin ich dafür, dass bei den zukünftigen Verhandlungen keine solche Klauseln 
akzeptiert werden, was allerdings wohl leichter geschrieben als getan ist.

Mit freundlichen Grüssen,

Martin Good

------
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Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport DICS 
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD 
-
ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

-----Message d'origine-----
De : Christian Gutknecht [mailto:christian.gutknecht@bluewin.ch] 
Envoyé : lundi 23 juin 2014 07:21
À : Good Martin
Objet : Gesuch um Einsicht in Akten bezüglich Zahlungen Elsevier, Springer und Wiley

Sehr geehrter Herr Good

Bitte finden Sie im Anhang ein Gesuch zur Akteneinsicht bezüglich Bezahlungen an 
Elsevier, Springer und Wiley.

freundliche Grüsse

Christian Gutknecht
Grüzenstrasse 3
8600 Dübendorf
043 355 09 78
christian.gutknecht@bluewin.ch
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